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DATA:0711212020 HORÁRI

LOCAL: Sala da Seção de Informática

PARTICIPANTES ASSIN

Renan Bernardo de Oliveira Pregoeiro

Alexandre Medeiros dos Santos Secretário

Andrei Quaggio dos Santos Equipe de Apoio
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Processo n.' 364/2020 - Autorização para abertura de novo

contratação de empresa para locaçáo de impressoras.

A empresa questionou

"Sobre a licitação de locaçáo de impressoras que vai acontecer no dia

Ogl12l2o2o, tenho uma dÚvida a respeito do balanço, o balanço tem que

estar reconhecido Íirma ou autenticado, ou pode estaÍ sÓ assinado pêlo

contador e pelo proprietário. 51- Balanço Patrimonial e Demonstrações

Contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis e apresentados na forma da

lei. conforme art. 31 , inciso I da Lei Fedêral n" 8666/1993 (deverão ser conter

assinatuÍas dos sócios administradores e do contador responsável);"

A comissão esclarece que não há necessidade do BalanÇo Patrimonial e Demonstrações Contábeis

estarem com firmas reconhec!das.
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---[

Equipe de ApoioHenrique Carneiro

1 - esta comissão se reuniu para responder o pedido de esclaÍecimento recebido por e-mail, no dia

o4t12t2O2O da empresa VILMA TERESINHA CHESSA- ME cnpj: 09,2',13.824/0001-í 4, prev;amente

foi notado quê o formato do pedido está em acordo com o item 4 do capÍtulo iv do edital:

"4- Petições, esclarecimentos e impugnações deverão ser protocoladas na

sede da Fundação iunto ao SeÍor de Protocolo ou através do e-mail

renanoliveira@funprevbauru.sp.aov.br, devendo êstar devidamente

identificado, onde figure claramente o nome completo/razão social,

CPF/CNPJ da licitante, telefone e endereço do interessado ou da empresat.

consulente..
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(Alexandre Medêiros dos SanÍos, secretário), dou fé e lavro a
presente ATA, que vai assinada por todos e rubricada por mim
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LICITAÇÃO

. .,.i :-

À ín melhor ir\nrinaill

Assunto: LICITAÇAO
De: "Giciele -GS lmpressoras" <suporte@gsimpressoras'com.br>
Dala:0411212020 11:31

Para: <renanoliveira@f unprevbauru.sp. gov.br>

Bom dia !

Sobre a licitação de locação de impressoras que vai acontecer no dia O9/L2/2O2O, tenho uma duvida a respeito do

balanço, o balanço tem que estar reconhecido firma ou autenücado, ou podê estar só assinado pelo contador e

pelo proprietário.

5.1- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, conforme art. 3l, inciso I da Lei Federal na 8666/'1993 (deveráo

ser conter assinaturas dos sócios adminlstradores e do contador
responsável);
No edital só Íala isso .

Estou no aguardo.

Atenciosamente.

Giciele Moraes
Atendimento/Suporte
L8-3622-3s64 / 3621-7 42s

Skype: licitacoes@sscartuchos.com
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Licitação

A 5ui melàôr ir,)oíe1i.ir)l

Assunto: Licitaçáo
De: "Giciele -GS lmpressoras" <suporte@gsimpressoras.com.br>
Data;0411212020 11:35
Para : <renanol iveira@íunprevbauru.sp.gov.br>

Bom dia !

Sobre a licitação de locação de impressoras que vai acontecer no dia og/72/2o2o, tenho uma duvida a respeito do
balanço, o balanço tem que estar reconhecido firma ou autenücado, ou pode estar só assinado pelo contador e
pelo proprietário.

5.1'Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, conÍorme art. 31, inciso I da Lei Federal n, 9666/1ó93 (deverão
ser conter assinaturas dos sócios administradores e do contador
responsável);
No edital só fala isso .

Empresa: Vilma Teresinha Chessa- tr/ E
CNPJ: 09.21 3.824.0001 -1 4
TELEFONE: (1 B) 3621 -7 425

Estou no aguardo.

Atenciosamente.
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Giciele Moraes
Atendimento/Suporte
78-3622-3s64 / 3621.-7 425
Skype: licitacoes(asscartuchos.com


