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TOPICOS

;Proceéso n.° 364!2026 - Autorizagéb para abertura &e novo proces'so licitatério visando a

contratagido de empresa para locacao de impressoras.

!1 - Esta Comissdo se reuniu para responder o pedido de esclarecimento recebido por e-mail, no dia |
121/09/2020 da empresa GS IMPRESSORAS CNPJ: 09.213.824/0001-14, previamente foi notado que
o formato do pedido esta em acordo com o item 4 do capitulo IV do edital:
“4- Petigbes, esclarecimentos e impugnagbes deverdo ser protocoladas na
sede da Fundagdo junto ao Setor de Protocolo ou atraves do e-mail

renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br, devendo estar  devidamente

identificado, onde figure claramente o nome completo/razdo social,
CPF/CNPJ da licitante, telefone e enderego do interessado ou da empresa |
consulente.”

| A empresa questionou:

“Gostaria de esclarecer uma duvida, no edital pede toner original correto,
entdo esta descartado a possibilidade de colocar toner novo compativel a |
nao ser a original do fabricante correto?”

A comiss8o esclarece que o entendimento esta correto.

2 - Ainda a empresa GS IMPRESSORAS questionou: “Gostaria de saber a estimativa de valor doé
pregéo?”
'A comissdo informa que a contratagdo foi estimada em R$ 18.800,00 por ano.

'3 — Por fim a empresa GS IMPRESSORAS questionou: “Solicitamos esclarecimento sobre a

Lquantidade de paginas para as 7 impressoras esta media vocés ja vem utilizando neste contrato que
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‘esta vigente ou sdo médias?” 1

A comissdo esclarece que a quantidade contratada atualmente é 22.500 (vinte e duas mil e‘
quinhentas) coépias mensais, que é aproximadamente nosso consumo, estimamos que para os

proximos anos teremos um aumento para 25.000 (vinte e cinco mil) copias mensais.

(Alexandre Medeiros dos Santos, secretario), dou fé e lavro a |




Esclarecimento

Assunto: Esclarecimento
De: "VENDAS GS" <vendas@gsimpressoras.com.br>
Data: 21/09/2020 11:04

Para: ""Renan

<renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br>

Bom dia segue anexo pedido de esclarecimento

EDITAL DE LICITAGAO N° 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 364/2020
MODALIDADE: Pregao Presencial n° 02/2020

Dar um ok que recebeu o email

Atenciosamente

Ricardo Azevedo
Executivo de Vendas

« 18-3622-3564 / 3621-7425/99125-0914
Skype: vendas@gscartuchos.com

4 suza methor impressaal

De: Renan [mailto:renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 10:22
Para: VENDAS GS

Assunto: Re: Licitacdo locagao de impressora outsourcing

Segue ata desta comissao.

Atenciosamente,

Renan Bernardo de Oliveira

 Chefe de Segdo - Segdo de Informatica e Estatistica
(14) 3009-5500 | Ramal: 5526
www.funprevbauru.sp.gov.br
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Recarga de Cartuchos e Toners, Vendas, Manutengao de Impressora,

{,GS VILMA TERESINHA CHESSA-ME

S

Vendas de Informatica, Locacdo de Impressoras, Mat. Escritorios.
A sua medhar imoressad! Rua: Lavrador, N: 146 — Bairro: S3o Vicente - Aragatuba - Cep: 16050-090
CNPJ: 09.213.824/0001-14 — Insc. Est. 177.266.725.118

Telefone (18) 3621-7425 - WWW.gsimpressoras.com.br

A FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

Gostaria de esclarecer uma duvida, no edital pede toner original correto, entdo esta descartado a possibilidade de
colocar toner novo compativel a ndio ser a original do fabricante correto?

Pois muitas empresas ganham e depois de um tempo para de fornecer toner original ¢ colocam compativel novo de |
uso e gostaria de saber a estimativa de valor do pregéo?

E solicitamos esclarecimento sobre a quantidade de paginas para as 7 impressoras esta media vocés ja vem utilizando
neste contrato que esta vigente ou sio medias?

Desde ja muito obrigado.

Aragatuba/SP 21 de Setembro de 2020

i.mw - Ricardo Sepulvida Ae j‘zevedo
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