FUNDAGAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV ‘ ’

CNPJ 46.139.960/0001-38 wm,zm,
Rua Rio Branco n° 19-31 - CEP 17014-037 — Bauru — SP FUQMEEV

Fone: (14) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br

ATA N.° 92/2019 - COMISSAO DE PREGAO PRESENCIAL DA FUNPREV
PORTARIA N.® 223/2018.

DATA: 21/10/2019 ‘HORARID (Inicio — Término): 14h—15h

LDCAL Sala da Escola Prev:denclérla

PARTICIPANTES FUNCAO ASSINATURA
Renan Bemardo de Oliveira P‘regne;ro
Jamlle Danlela Pereira Secretaria
Renan Crlstlan Boaventura Equipe de Apoio
Noemi Mazetto Equipe de Apoio
TL‘)PICDS

Processo n.° 2586/2019 — Aumnzac;ﬁo para abertura de novo processo licitatério para a
contratagcio de empresa fornecedora de Vale Alimentagio para os servidores desta\
Fundacao. 1
1-) Esta Comiss&o se reuniu para responder os esclarecimentos recebidos por e-mail das

empresas interessadas na participacdo do Pregdo Presencial n.® 06/2019.
2-) Empresa: UP Brasil — Policard Systems e Servicos S.A., CNPJ 00.904.951/0001-95.
“Pergunta 1: A informacao do atual fornecedor e taxa do produto alimentacio”

O Sr. Pregoeiro informa; a atual fornecedora é Verocheque Refeictes LTDA., com a taxa

de 0% (zero por cento).
3-) Empresa M&S Servigos Administratives LTDA, EPP,, CNPJ: 26.069.189/0001-62: '
Pergunta 1: Como se dara a comprovacao da rede credenciada de estabelecimentos?

Pergunta 2: Qual o prazo para a entrega do primeiro lote de cartées?

Pergunta 3: Qual a empresa que hoje fornece o objeto licitado e qual a taxa praticada pela
mesma?
O Sr. Pregoeiro esclarece: a comprovagdo da rede credenciada se dara até a assinatura ‘
do _contrato com apresentacdo de lista de estabelecimentos credenciados conforme
Edital: o prazo para entrega do objeto é de 30 (trinta) dias apés assinatura do contrato,
este prazo compreende também o da entrega dos cardes: a atual fornecedora égi
_\_/_g_[ggﬁggge Refeictes LTE)A., com a taxa de 0% (zero par cento). ‘

(Jamile Daniele Pereira, secretana) dou fé e Iavro a presente ATA

I
que vai a\ésinada por todos e rubricada por mim.







Informagdo atual fornecedor e taxa- Pregio presencial 06/2019 P.

Assunto: Informagédo atual fornecedor e taxa- Pregao presencial 06/2019 Processo
2586/2019

De: Aparecida Nunes <aparecida.nunes@upbrasil.com=>

Data: 11/10/2019 11:17

Para: "renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br" <renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br>
CC: Licitagao Sao Paulo <licitacao@upbrasil.com=, Licitagcoes Policard
<licitacoes@upbrasil.com>

Prezados,
Bom dial

A UP Brasil - Policard Systems e Servigos S.A, CNPJ n2 00.904.951/0001-95, vem através desta, por
gentileza solicitar a informagdo do atual fornecedor e taxa do produto alimentaco.

Desde ja agradeco e fico no aguardo.

—  Att.

Aparecida Nunes
aparecida.nunes@upbrasil.com
www.upbrasil.com

Depto de licitagio - Up Brasil

G 011 3576-7551 ou ramal 7592

Clazsificagdo da Informagao: Normal, ndo monltorada, ndo critica,

A informagio contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, & confidenclal e estd reservada apenas & pessoa ou entidade para a qual foi
endaregada. Caso vocé néo seja o destinalério ou a pessoa responsével por encaminhar esta mensagem ao destinatdrio, vocé estd notlfieade que nie deverd
raver, retransmitlr, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de a-mail ou quaisquer anexos. Caso vocé tenha recebldo esta mensagem por engano, por
favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados,

The Information contained in this emall message, including any attachment, is confidential and Is Intended only for the parson or entity to which It is addressed. i
you are neither the intended recipient nor the employee or agent responaible for delivering this message to the intended reciplent, you are hereby nolified that
you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use of distribute this amail message or any attachments to it. If you have received this email in error,
please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank,
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RES: Questionamentos PR 06/2019-Cartio Alimenta¢3o-FUNPRE...

Assunto: RES: Questionamentos PR 06/2019-Cartao Alimentagdo-FUNPREV-Bauru
De: Licitacdo <licitacao@msbeneficios.com.br>
Data: 15/10/2019 10:47

Para: "renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br" <renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br>

Empresa M&S Servicos Administrativos Ltda. EPP, pessoa juridica de direito privado, estabelecida a

Rua Independéncia, n° 637, sala 06, centro, na cidade de Nova Odessa, estado de Sdo Paulo devidamente
cadastrada no CNPJ sob n.° 26.069.189/0001-62 e Inscricio Estadual n.° 482.071.550.116

W

Valéria Lavanholi

Licacoes ¢ Contratos

Fua Indlezendencia, 437 - Centro - Sala 6
Mowy Cdecds -7 - TEP 13380023

@ + 5519 3399.0245
® + 5519981257829 ) wwwmsbeneficioscombr

it

De: Licitag3o <licitacao@msbeneficios.com.br>

Enviada em: ter¢a-feira, 15 de outubro de 2019 09:15

Para: renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br

Assunto: Questionamentos PR 06/2019-Cart3o Alimentacio-FUNPREV-Bauru

Bom dia,

Referente ao pregdo acima, solicito os esclarecimentos —

1. Como se dard a comprovacio da rede credenciada de estabelecimentos?

2. Qual o prazo para a entrega do primeiro lote de carttes?

~

3. Qual a empresa que hoje fornece o objeto licitado e qual a taxa praticada pela mesma?

Aguardo, grata.

lofl

Valéria Lavanholi

Lirilaroes o Contratos

Run Indescndoncn, £37 - Tentro - Sala 6

Move Cgessn -39 CER 18300 02d

Q) + 5519 3399.0245
@ 5519981257829 ) vwwmsbeneficioscombr
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